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[act. 74, FEB 201
- VISTOS:

La Ley N° 19.886 y su reglamento; el DFL N° 1, de
1993, de Hacienda, Ley Organica del Consejo de Defensa del Estado; la
Resolucién N° 1600 de 2008, de la Contralorfa General de la Republica;
Resolucion Exenta N°660 ADM de 30 de septiembre de 2013 y el
procedimiento M.ABS.01 de 30 de septiembre de 2013, sobre manual de
procedimiento de adquisiciones y conirataciones de este Consejo de
Defensa del Estado, la Resolucion Exenta N°1225 de 1999, y

CONSIDERANDO:

1.- La ceremonia Institucional de Cuenta Publica del
Consejo de Defensa del Estado, programada para el dia 3 de marzo de
2014,

2.- Que parz tales efecios se requiere contar con
proveedores y empresas que presten los servicios necesarios para la
Cuenta Publica a realizarse en marzo de 2014;

3.- Que con motivo de lo anterior se ha contactado a-
la empresa Pérez y Latorre Producciones lLitda.; para los servicios de
banqueteria; Alejandro Hoppe para el servicio de fotografia y Angelo Méndez
Castillo, servicio de Impresién cd y Productora Guss y Cia. Ltda., bandera
institucional.

4.- Lo dispuesto en el articulo 53, letra ¢} del Decreto
Supremo N°®250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene el
Reglamento de la ley N°19.866, sobre contrataciones excluidas del Sistema
de Compras Publicas, que contempla como tales a |las contrataciones que
se financien con gasto de representacién, en conformidad a la Ley de
Presupuestos respectiva y a sus instrucciones presupuestarias;

5.- Lo dispuesto, en el Decreto Supremo N°854, del
Ministerio de Hacienda de 2004, que contiene las clasificaciones del
presupuesto Publico, vy que, con respecto a la asignacion N°003 del item 12
del Subtitulo N°22, que se denomina “Gastos de Representacion, Protocolo y
Ceremonial’, en su parte pertinente sefiala Textualmente: "Con respecto a
manifestaciones, inauguraciones, agapes vy fiestas de aniversario, incluidos
los presentes recordatorios que se otorguen en la oportunidad, los gastos
pertinentes solo podran realizarse con motivo de celebraciones que guarden
relacion con las funciones del organismo respectivo y a los cuales asistan
autoridades superiores del Gobierno o del Ministeric Correspondiente”

6.- Que, en cumplimiento del requisito sefialado en
el numeral anterior, se han cursado invitaciones a los Ministros de Estado,
Jefes de Servicio, Autoridades del Poder Judicial y Legislativo, Directivos
Piiblicos.

7.- Los antecedentes que se acompanan, dicto lo
siguiente: '

RESOLUCION:

1.- AUTORIZASE el gasto y contratacidn directa con
los siguientes proveedores:

a) Pérez y Latorre Producciones Ltda.,, RUT N° 76.200.982-K, por los
servicios de bangueteria para 150 personas, por un valor de $7.250 por
persona, valor total $1.087.500 mas IVA.

b} Alejandro Hoppe RUT N°®8.563.085-2, por el servicio de fotografia, por un
valor de $143.333, 10% de impuesto incluido.

¢) Angelo Méndez Castillo RUT N°15.943.309-9, por 200 CD con impresién

de imagen sobre el disco, grabacion de informacion y 200 caja Shell, por un
valor total de $190.000 mas IVA.
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d) Productora Guss y Cia. Ltda. RUT N°76.305.050-5, por el servicio de
confeccidon de bandera Institucional, por un valer de $50.000, mas VA,

2.- PAGUENSE los bienes y servicios contratados
en el plazo de 30 dias contados desde la recepcion conforme, por la
Encargada de Comunicaciones o su reemplazante, segin corresponda,
previa presentacion del documento tributaric correspondiente.

3.- IMPUTESE el gasto que demande la presente
Resolucion al siguiente item: 22.12.003 “GASTOS DE REPRESENTACION,
PROTOCOLO Y CEREMONIAL", del presupuesto vigente de este Servicio

Anétese, refréndese, comuniquese y publiquese en la
seccién otras compras del gobierno transparente del sitio www.cde.cl

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL
ESTADO
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Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)

v

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer

Enviado el: viernes, 21 de febrero de 2014 1107

Para: Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)
Asunto: RY: URGENTE Seleccion para bandera CDE

Sergio, renvio los datos para facturacion de bandera CDE.

Por favor confirmame recepcién. Qué ha pasado con la filmacién?

Maureen
Maureen Schiffer C,
CD— ENCARGADA DE COMUNICACIONES
c e 2N Fono: {56-2) 26751838
o ‘coiriiro.or SRFi#RA DGEEUABG maureenschaffer@cde.cl
o Agustinas 1687, Santiago - Chile
www.cde.cl

De: info@handeras.c! [mailto:info@banderas.cl]
Enviado el: viernes, 21 de febrero de 2014 11:03
Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer

Asunto: Re: URGENTE Seleccién para bandera CDE

Srta Maureen

 Nuestra empresa es :
Productora Guss y Cia. Ltda.
76.305.050 - 5
Pje. Cerro Penitenete 9482- La Florida Stgo.
Fabricacion y ventas de articulos publicitarios
22873176 - 22879782 - 23153244
www.banderas.cl

La bandera que estan comprando es una bandera en raso doble grueso, impresa en sublimacion por ambas
caras al 100%, de 1.00 x 1.50 mts., incluye cordon dorado para colgar y entretela $ 50.000.- mas IVA -~
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Atte.

* Leonardo Toribio
(09 307 20 20
Ventas

------- Mensaje original-—---

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer

Fecha: 20-02-2014 15:21:41

Para: info@banderas.cl

Asunto: URGENTE Seleccion para bandera CDE

Estimado Leonardo,
He seleccionado lo siguiente para la confeccion de la bandera institucional del CDE:

Fondo: gris oscuro: N°50 de grupo “Escala de negro (%)”

Logo institucional (sigla CDE / Consejo de Defensa del Estado), centro superior (se adjunta) —
Color de logo: blanco, N° 1 de grupo “Cuatricromia”.

Tamano: el que se utilice para banderas institucionales en mastil (desconozco cuél es el tamario
estandar) :

Sin flecos o borlas. Sélo costura de terminacién en todo el borde.

\_/ Adjunto archivos de disefio de logotipo institucional y una imagen JPG del logo blanco en fondo gris que
queremos replicar en la bandera.

Por favor hagame llegar a la brevedad todos los datos de facturacién para despachar la orden de compra.

Quedo atenta a su respuesta,
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* Muchas gracias.

Maureen Schiéffer C.
ENCARGADA DE COMUNICACIONES

' . ! . ' - Fono: {56-2) 26751838

maureenschaffer@cde.cl
Agustinas 1687, Santiago - Chile

www.cde.cl
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ANGELO MENDEZ CASTILLO

TRASPASO DE VIDEQOS - INTERNET
’ ARTICULOS PUBLICITARIOS
Casa Matriz: Av. 11 de Septiembre 2305, Loc. 26
Providencia - Santiago
Suc.: Suecia 84, Oficina 42
Providencla - Santiago - Fono: 2 2340837
@9 Metro Los Leones

' ”
contacto@playexpress.cl - www.playexpress.cl C OT ' ZA C I O N

Play Ne 4291
Express

Servicjos Publicitarios
& Aundiovisuales

; 3 G s
M’ G b el

Obsérvaciones:
COPIADO .
2 128 Cafa Shell BV 200 250 ‘ 50.000
o
.

Forma de Pago: 50% al inicio del trabajo, 50% contra factura al finalizar el trabajo. Neto 190.000
Medios de Pago: Efectivo, cheque al dia, depdsito o transferencia.
Cotizacidn valida por 15 dias. LA, 36.100

\_ Total 226.1@

CONSULTE POR RETIRO' Y ENTREGA A DOMICILIO

Datos para transferencias: Nombre: ANGELO MENDEZ CASTILLO. RUT: 15.943.309-9. twitterd

Email: contacto@playexpress.cl Cuenta Corriente 01700594285 Banco Santander @Playexpress




AT

Envio cotizacién adjunta.
Saludos,

Ventas

Servicios Audiovisuales & Publicitarios
Oficina: (56) 2- 2340837 Movil: (09) 66540408
Horario de Atencion: 08:30 - 18:30 horas
Email:contacto@playexpress.cl

Visite www.playexpress.cl

Avda. Suecia 84, Ofcina42,
Esquina Nueva Providencia Stgo Metro Los Leones.

|Play
Express

- ' Servicios Publicitarios
. | & Audiovisuales
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Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer

Enviado el: martes, 11 de febrero de 2014 10:01

Para: Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)

Asunto: RV: Céctel para Ceremonia Cuenta Piblica Consejo de Defensa del Estado
Datos adjuntos: Cotizacion Maureen Schiffer - 150 pax - Cheese and Wine.pdf

Maureen Schéffer C.

q—— ENCARGADA DE COMUNICACICNES
‘ . p—— Fono: {56-2} 26751838
oS0 B DIV TRt KiiAso maureenschaffer@cde.cl
Agustinas 1687, Santiago - Chile
www.cde.cl

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2014 17:51

'k;;'ara: Administracion-ArminPalma(Jefe)

€C: Comunicaciones-CynthiavanLamoen
Asunto: Cdctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Armin,

Adjunto el presupuesto del coctel para 150 personas en base a tabla de quesos y vino.
Quedo atenta a tu respuesta.

Maureen Schiffer C.
. — ENCARGADA DE COMUNICACIONES
— .
c D . Feno: (56-2) 26751838
CENIEIO DL ST DLL KITA00 maureenschaffer@cde.cl
Agustinas 1687, Santiago - Chile

www.cde.cl

De: Cristian Latorre [mailto:cristian@micapricho.cl]
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2014 17:47

Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer

CC: Comunicaciones-CynthiavanLamoen

Asunto: RE: Coctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Estimadas:

De acuerdo a lo solicitado, envio cotizacion formal del servicio de Cheese and Wine para el dia Lunes 3 de Marzo a

realizarse en dependencias del Centro cultural Palacio de la Moneda.

Espero confirmacidn.
Los datos para emisién de OC o sistema que ustedes utilicen son:
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e

Ceremonia Cuenta Publica del Consejo
de Defensa Del Estado

Sefiora Maureen Schaffer
Encargada de comunicaciones

CDE
Presente

En respuesta a la solicitud de presentacion de presupuesto, para la realizacién de

fotografias para cubrir la ceremonia de cuenta publica del consejo, que se realizara el
lunes 3 de marzo, a las 12.00 hrs en La Cineteca del Centro Cultural del Palacio de la
Moneda, le entrego los antecedentes requeridos:

[tem

Descripcion

Cantidad

Precio

Regisrto
fotografica

Fotografias de
La ceremonia
planos generales
auditorio y
testera

Oradores

Coctel ,grupos
de invitados .

60 fotografias
en formato
digital

g3z 322 0

Impuestos
(10% boleta)

Total Liguido

$129.000

Plazo de entrega: 5 dias habiles a partir del dia siguiente a la toma de las fotografias.

Formato de entrega: imagen a 300 DPI en soporte CD

Atentamente,

Informacion de contacto:

ALEJANDRO HOPPE

E-mail; - contacto®@alejandrohoppe.cl

Pagina Web: www.alejandrohoppe.cl
Celular: 89217900

4 de febrero de 2014




Suba&ministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)

De: Subadministrativo-lvanhoeAguirre(jefe)
Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2014 17:53

Para: Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)
cC: Subadministrativo-CristinaRiveraZ{Secretaria)
Asunto: RV: ALEJANDRO HOPPE

Datos adjuntos: CDE presupuesto 2014.docx

Firmado por: ivanhoe.aguirre@cde.cl

Sergio, favor prepara orden de compra y confeccionar resolucién que autoriza gastos de representacion.

Atte,

lvanhoe Aguirre Rivera
P . JamE— Jefe Subdepartamento Administrative
' ! - ' m Fono: (56-02) 2 675 18 14
- ©OMITID DE DEVTREA 4L K3ADG Ivanhoe.aguirre@cde.cl
Agustinas 1637, Santiago

www.cde.cl

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer
Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2014 15:30
Para: Subadministrativo-lvanhoeAguirre(Jefe)
Asunto: RV: ALEJANDRO HOPPE

Estimado Ivanhoe,

Junto con saludarte, adjunto presupuesto de fotégrafo Alejandro Hoppe para cubrir la ceremonia de Cuenta Pablica,
el proximo 3 de marzo. Entiendo que esteitem entra dentro de los gastos de presentacion.

Te pido puedas emitir la orden de compra correspondiente de modo de hacérsela llegar lo antes posible a Alejandro.

Quedo atenta a tu respuesta,
~--Muchas gracias,
\—~Maureen

Maureen Schéffer C.
ENCARGADA DE COMUNICACIONES

. p— _
C D _— Fono: (56-2) 26751838
‘GOHMIO BE DA K ARG maureenschaffer@cde.cl

Agustinas 1687, Santiago - Chile
www.cde.cl
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De: ALEJANDRO HOPPE GUINEZ [mailto:contacto@alejandrohoppe.cl]

De: Comunicaciones-CynthiavanLamoen
Enviado el: jueves, 06 de febrero de 2014 18:10
Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer
Asunto: ALEJANDRO HOPPE

Cynthia van Lamoen Pinto

' 5 - E— Asesora de Comunicaciones
CD = Fono: (56-2) 2675 1941
ECHLIG BX AFINGA BRL EHOADS cynthia vanlamoen@cde.cl
’ Agustinas 1687, Santiago-Chile
www.cde.cl

Enviado el: maries, 04 de febrero de 2014 17:51
Para: Comunicaciones-CynthiavanLamoen

CC: ALEJANDRO HOPPE GUINEZ

Asunto: Re: presupuesto

Hola Cyntia, segtin lo conversado envio presupuesto,

- saludos

Alejandro Hoppe,

Parcela 40 Santa Sofia de lo Cafas L.F.Santiago
Tel: 569 - 89217900 / 562 - 2963410

www.alejandrohoppe.cl
contacto@alejandrohoppe.cl

El 30-01-2014, a las 17:21, Comunicaciones-Cynthiavanl.amoen escribi6:

Hola Alejandro:

querfa pedir un presupuesto para la toma de fotografias.

El evento de este afio se realizard en la Cineteca del Centro Cultural del Palacio de La Moneda el dia
lunes 3 de marzo a las 12:00hrs y serd en la misma linea de lo ocurrido el afio pasado, es decir, la
presentacién del presidente y luego un céctel. Te recuerdo que el afio pasado nos entregaste 60

fotografias en formato digital.
Espero noticias tuyas.

Sids,

[NUmero de pagina]

¢Cémo estas? Te cuento que ya estamos preparando la Cuenta Plblica de este afio y dado que
Maureen esta de vacaciones estoy, por el momento, a cargo de la produccién. Por esa razén, te



-
Iyt

Cynthia

CDh=

oo g oarizah s iacs

Cynthia van Lamoen Pinto
Asesora de Comunicaciones
Fono: (58-2) 2675 1941

cynthia.vanlamoen@cde.cl
Agustinas 1687, Santiago-Chile

www.cde.cl
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Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer

Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2014 16:51

Para: Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)
Asunto: Nimero final céctel

Sergio,

Confirmo mi eleccién de la alternativa 2 con el valor que indica el proveedor. Sélo te pido por favor confirmarme para
cuantas personas contratamos el coctel del afio pasado para confirmarte el nimero final.
Quedo atenta a tu respuesta,

Mo

Maureen Schiéffer C.

. — ENCARGADA DE COMUNICACIONES

' B 0 : {56-

i D —>= Fono: (56-2) 26751838

SONILIO DL BT, B ARG maureenschaffer@cde.cl
Agustinas 1687, Santiago - Chile
www.cde.cl

De: Cristian Latorre [mailto:cristian@micapricho.cl]

Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2014 16:42

Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer

CC: Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)

Asunto: RE: Céctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Perfecto Maureen, quedo a la espera de la OC.
saludos y gracias por la comprension.

Cristian Latorre C,
Socio - Mi Capricho
Cel: 7 2164687
cristian@micapricho.cl
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De: Comunicaciones-MaureenSchaffer [mailto:maureenschaffer@cde.cl]

Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2014 16:40

Para: Cristian Latorre

CC: Subadministrativo-SergioCarrascoR{Tecnico)

Asunto: RE: Céctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

(_zstimado Cristidn,

Estoy de acuerdo con el valor que me indicas - $7.250 + IVA, por persona- con el remplazo del ceviche por empanada

adicional. - )
Solicitaré a Sergio realizar la orden de compra para 150 personas.

Una vez esté ok, te la envio.

Gracias, por favor confirmame recepcion de este correo.

Maureen

Maureen Schiffer C.
ENCARGADA DE COMUNICACIONES

CDh=

o~ — Fono: {56-2) 26751338

GONILID DEDOHEMEA 041 1LARG maureenschafferffcde.cl

’ Agustinas 1687, Santiago - Chile

U www.cda.cl

De: Cristian Latorre [mailto:cristian@micapricho.cl]
Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2014 15:17
Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer

CC: Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)
Asunto: RE: Céctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Estimada Maureen:

[NUmere de pagina)
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La verdad es que harto el descuento que nos solicitas, te lo puedo dejar en $7.250 + iva.- adecuando el cambio de
ceviche por la empanadita. La idea tampoco es eliminar bocados, ya que ne queremos quedarnos cortos de comida
porgue no se ve bien gue adn queden invitados y no se siga sirviendo.

Espero entiendas la posicion, y podamos cerrar.

Atento a tus comentarios.

saludos.

Cristian Latorre C.
Socio - Mi Capricho
Cel: 7 2164687
cristian@micapricho.cl

o

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer [mailto:maureenschaffer@cde.cl]

Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2014 13:53

Para: Cristian Latorre

CC: Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)

Asunto: RE: Cictel para Ceremonia Cuenta Plblica Consejo de Defensa del Estado

Estimado Cristidn

Agradezco me hayas hecho llegar nuevas alternativas. Dime si es posible lo que planteo de modo de que podamos
ajustarnos al presupuesto que tenemos:

Céctel escogido: Alternativa 2~ 10 bocados {recomendado para cdcteles de 30 a 45 minutos) Valor por persona:
(_$7.680 + IVA.

En este cdctel requiero remplazar el ceviche en pailita de greda por una empanadita de champifiones adicional a la
que ya considera y consultarte la posibilidad de dejarlo en $7.000 mds IVA por persona. Contrataria para 150

personas.

Quedo atenta a tu respuesta,
Gracias.

Maureen Schiffer C.
ENCARGADA DE COMUNICACIONES
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; . h - SR Fono: (56-2) 26751838
| SN —— maureenschaffer@cde.cl
N Agustinas 1687, Santiago - Chile
www.cde.cl

De: Cristian Latorre [majlto;cristian@micapricho.cl]
Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2014 18:28
Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer

CC: Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)
Asunto: RE: Céctel para Ceremonia Cuenta Plblica Consejo de Defensa del Estado

Estimada Maureen:
Claro, en el decumento enviado hay un juego de palabras que no se entiende muy bien.
Adjunto alternativas de coctel y cheese and wine (2 alternativas al final del documento), Revisalos y me cuentas.

Saludos y disculpa el inconveniente.

Cristian Latorre C.
Socio - Mi Capricho
Cel: 7 2164687
cristian@micapricho.cl

~ ﬁaprmw

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer [mailto:maureenschaffer@cde.cl]
Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2014 18:09
Para: Cristian Latorre

CC: Subadministrativo-SergioCarrascoR(Tecnico)
Asunto: RE: Cdctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Estimado Cristidn,

Sergio me acaba de aclarar el valor por persona de la alternativa elegida. Lamentablemente se e4scapa con creces de
nuestro presupuesto. Para 120 personas por favor cuéntame alternativas de coctel mas econdmicas y senciltas.
Justamete escogi la opcidn detabla de quesos y vinos porque pensé que era mas frugal y barata.

QO_uedo atenta a tu respuesta, Gracias.

Maureen Schiffer C.
ENCARGADA DE COMUNICAGIONES

CDh=

) — Fono: (56-2) 26751338

SO0 O PFEREA DU FABG mauregnschaffer@cde.cl
Agustinas 1687, Santiago - Chile

www.cde.cl
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De: Cristian Latorre [mailto;cristian@micapricho.cl]
Enviado el: martes, 11 de febrero de 2014 12:15
Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer

Asunto: RE: Coctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Perfecto Maureen, muchas gracias,
Dejo confirmado el evento vy a la espera de le generacion de la Orden.
Saludos y cualquier otro tema en que te podamos ayudar me comentas.

Cristian Latorre C.
Socio - Mi Capricho
Cel: 7 2164687
cristian@micapricho.cl

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer [mailto:maureenschaffer@cde.cl]
Enviado el: martes, 11 de febrero de 2014 11:13

Para: Cristian Latorre
Asunto: RV: Coctel para Ceremonia Cuenta Plblica Consejo de Defensa del Estado

N Maureen Schiiffer C.
ENCARGADA DE COMUNICACIONES

- - E— Fono: (56-2) 26751838
SO0 PE PR TRL LSTA00 maurgenschaffer@cde.c
' Agustinas 1687, Santiago - Chile

www.cde.cl

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer

Enviado el: martes, 11 de febrero de 2014 10:06

Para: Subadministrativo-ivanhoeAguirre(Jefe)

Asunto: RV: Céctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

[Ndmero de pagina]



Estimado Ivanhoe,

Acabo de conversar con Sergio y desconozco si ya se emitid orden de compra o resolucion para el servicio de céctel
de la Cuenta Publica, segin fue solicitado a Armin Palma en este correo.
Por favor confirmame ya que es urgente ponerse en contacto con el proveedor para reservar el evento.

Gracias,
Maureen
Maureen Schaffer C.
— ENCARGADA DE COMUNICACIONES
CD — Fono: {56-2) 26751838
CONMID 08 DRFHIA Wi ARG maureenschaffer@cde.cl
Agustinas 1687, Santiago - Chile
www.cde.cl

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2014 17:51
Para: Administracion-ArminPalma(Jefe)
--CC: Comunicaciones-Cynthiavantamoen
Asunto: Cdctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Armin,

Adjunto el presupuesto del coctel para 150 personas en base a tabla de quesos y vino.
Quedo atenta a tu respuesta.

Maureen Schiffer C.

[ — ENCARGADA DE COMUNICACIONES
' ! ' Fono: (56-2) 26751838
“ COHMID b S6HAIA BEL LSAOS maureenschaffer@cde.ct
Agustinas 1687, Santiago - Chite
www.cde.cl

UDe: Cristian Latorre [mailto:cristian@micapricho.cl]
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2014 1747

Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer

CC: Comunicaciones-CynthiavanLamoen
Asunto: RE: Coctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Estimadas:
De acuerdo a lo solicitado, envio cotizacidn formal del servicio de Cheese and Wine para e! dia Lunes 3 de Marzo a

realizarse en dependencias del Centro cultural Palacio de la Moneda.

Espero confirmacion.

Los datos para emision de OC o sistema que ustedes utilicen son:
Razon Soclal @ Perez y Latorre Producciones Ltda.

Rut: : 76.200.982-k

[Nimero de pégina]



Direccion : Colico 7640, Las Condes
Giro : Produccion de Eventos
Teléfono 1 9-8837384

Les recuerdo que también hacemos servicios de produccién de eventos, por lo que si necesitan cualguier elemento
de este tipo, encantando de cotizarles. (Arriendo de sillas, iluminacién, carpas, etc)

Quedo atento a sus comentarios.
saludos

Cristian Latorre C.
Socio - Mi Capricho
Cel: 7 2164687
cristian@micapricho.cl

e
[Caprighaa

Oe: Comunicaciones-MaureenSchaffer [mailto:maureenschaffer@cde.cl]
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2014 15:30

Para: Cristian Latorre
CC: Comunicaciones-CynthiavanLamoen
Asunto: RE: Cictel para Ceremonia Cuenta Pdblica Consejo de Defensa del Estado

Muchas gracias Cristidn por tu correo, adjunto la carta del coctel que me hizo llegar Claudio Silva.
Quedo a la espera de! presupuesto. Salgo de vacaciones este viernes, pero quedara a cargo Cynthia van Lamoen

(Cynthia.vanlamoen@cde.cl) a quien copio este correo.
Matreen

Maureen Schiffer C.
ENCARGADA DE COMUNICACIONES

Ch=
-‘ , Fono: (56-2) 26751838

CORILIO DX DHTLINA B EHAGS maureenschaffer@cde.cl
Agustinas 1687, Santiago - Chile

www.cde.cl

o

De: Cristian Latorre [mailto;cristian@micapricho.cl]
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2014 14:01
Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer; felipe@micapricho.cl

CC: Comunicaciones-CynthiavanLamoen
Asunto: RE: Cécte! para Ceremonia Cuenta Piblica Consejo de Defensa del Estado

Estimada Maureen:

Mucha gracias por su correc.
Seria tan amable de reenviarme el documento del cual escogio el “Cheese and wine”, solo para el registro por correo

de todo lo que vamos a ir hablando previo al evento y asi yo enviarle la cotizacidn formal.
[Ndmero de pagina]



Desde ya, dejo agendado el dia Lunes 3 de Marzo a las 12:00 hrs. para realizar este servicio.
De antemano, muchas gracias.

Cristian Latorre C.
Socio - Mi Capricho
Cel: 7 2164687
cristian@micapricho.cl

ICaprighger

De: Comunicaciones-MaureenSchaffer [mailto:maureenschaffer@cde.cl]
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2014 10:26

Para: cristian@micapricho.cl; felipe@micapricho.cl

CC: Comunicaciones-CynthiavanLamoen

Asunto: Coctel para Ceremonia Cuenta Pdblica Consejo de Defensa del Estado

Estimados,

El Consejo de Defensa del Estado realizara su ceremonia de Cuenta Publica el lunes 3 de marzo, a las 12:00 hrs. en la
Cineteca del Centro Cultural La Moneda. Por este motivo requieroc puedan realizar una cotizacidn de la Alternativa 4,
~ “Cheese and wine”, para alrededor de 150 personas y su disponibifidad para esa fecha.
L/’J

Los datos del Consejo son:

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
RUT: 61-006.000-5

Agustinas 1687, Santiago

Giro: Servicio Pablico

Quedo atenta a su respuesta, Muchas gracias.

Maureen Schiffer C.
‘- T — ENCARGADA DE COMUNICACIONES
c D— Fono: {56-2) 26751838
CORIID O BULHIA BLE THASS maureenschaffer@cde.cl

Agustinas 1687, Santiago - Chile

www.cde.cl

Este mensaje no contiene virus hi malware porque la proteccién de avast! Antivirus estd

activa.
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kste mensaje no contiene virus ni malware porque la proteccion de avast! Antivirus est3
activa.

Este mensaje no contiene virus ni malware porgue la proteccidon de avast! Antivirus esta
activa.

Este mensaje no contiene virus ni malware porgue la proteccion de avast! Antivirus esta
activa.
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Razon Social  : Perez y Latorre Producciones Ltda.

Rut: . 76.200.982-k

Direccién : Colico 7640, Las Condes
Giro : Produccién de Eventos
Teléfono : 9-8837384

Les recuerdo que también hacemos servicios de produccion de eventos, por lo que si necesitan cualguier elemento
de este tipo, encantando de cotizarles. {(Arriendo de sillas, iluminacidn, carpas, etc)

Quedo atento a sus comentarios.
saludos

Cristian Latorre C.
Socio - Mi Capricho
Cel: 7 2164687
cristian@micapricho.cl

J
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De: Comunicaciones-MaureenSchaffer [mailto:maureenschaffer@cde.cl]

Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2014 15:30

Para: Cristian Latorre

CC: Comunicaciones-CynthiavanLamoen

Asunto: RE: Céctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Muchas gracias Cristidn por tu correo, adjunto la carta del cdctel que me hizo llegar Claudio Silva.

Quedo a la espera del presupuesto. Salgo de vacaciones este viernes, pero quedara a cargo Cynthia van Lamoen
{Cynthia.vanlamoen@cde.cl) a quien copio este correo.

Maureen

Maureen Schiéffer C.
ENCARGADA DE COMUNICACIONES

c D — Fono: (56-2) 26751838
. coMsoot BEARIA DEE BSTADG maureenschaffer@cde.cl
Agustinas 1687, Santiago - Chile

www.cde.cl

De: Cristian Latorre [mailto:cristian@micapricho.cl]

Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2014 14:01

Para: Comunicaciones-MaureenSchaffer; felipe @micapricho.cl

CC: Comunicaciones-CynthiavanLamoen

Asunto: RE: Coctel para Ceremonia Cuenta Publica Consejo de Defensa del Estado

Estimada Maureen:

Mucha gracias por su correo.
[Nimero de pagina]
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[ A ] ChileProveedores Eﬁa Mesa Ayuda 600 7000 600

Registro Oficial de ChileCompra

ChileProveedores
Registro Electrénico de Proveedores del Estado
i Direccion ChileCompra

CERTIFICADO DE ESTADO DE
INSCRIPCION EN CHILEPROVEEDORES

I

i Fecha de Emlision de la Consulta : $1/02/2014 12:47
|

|

Chileproveedores, Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado de Chile, certifica que la empresa indicada a continuaclén, posee el siguiente
i Estado de Habilidad de acuerdo a la fecha y hora de la consulia.

§ Se emite el presente certificado conferme a lo especificado en la Ley de Compras Publicas y su respective Reglamento, para uso exclusivo de los
| Organismos Compradores del Estado da Chile.

Proveedores en Proceso

Rut Proveedor Razon Social Estado
76.200.982-K PEREZ Y LATORRE PRODUCCIONES FABIL (Cumple con (o5 Requtefios de Inscripcion en et

~ Observaciones:

\_/ Proveedor Habil: Cumple con los requisitos de inscripcidn en el Registro
Proveedor inhdbil: No Cumple con los requisitos de inscripcién en el
Registro
Proveedor Sin informacion: Proveedor no tiene contrato vigente con
ChileProveedores
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*, Contratacidn Piblica
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